
ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlÇE - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Van MURADİYE 5.SINIF GÜÇ.KURUMSAL DENEME -2 3900 78 78

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.14 6.18 6.08 3.97 4.88 2.34 4.00 4.33 2.55 4.31 3.70 3.08 5.32 7.31 2.89 7.10 6.87 4.81 32.84 33.26 21.75 220.183
İlçe Ortalaması 5.51 8.73 2.60 2.15 6.55 -0.03 2.49 6.24 0.41 2.73 5.65 0.85 3.74 9.83 0.47 4.83 8.81 1.90 6.19 45.82 6.19 140.158

1 13 - BATUHAN SOLMAZ
Uluşar Bolu İlkokulu 5 / A 13 2 12.33 6 4 4.67 2 4 0.67 0 0 0.00 8 7 5.67 11 4 9.67 40.00 21.00 33.00 320.990 709 1 1 1 1

2 5 - SÜMEYYE ŞENBÜLBÜL
Uluşar Bolu İlkokulu 5 / A 13 2 12.33 7 3 6.00 5 2 4.33 0 0 0.00 8 7 5.67 10 5 8.33 43.00 19.00 36.67 320.286 716 2 2 2 2

3 88 - ŞAHADET ÇELİK
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / C 9 3 8.00 1 1 0.67 5 3 4.00 6 4 4.67 8 5 6.33 8 7 5.67 37.00 23.00 29.33 270.171 1150 3 3 1 1

4 311 - HAVİN KIZILKAYA
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / B 12 3 11.00 6 4 4.67 3 6 1.00 5 5 3.33 4 11 0.33 9 6 7.00 39.00 35.00 27.33 256.800 1306 4 4 2 1

5 13 - DAMLA ÖZTÜRK
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / A 10 5 8.33 0 10 -3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 7 8 4.33 9 6 7.00 33.00 42.00 19.00 248.533 1408 5 5 3 1

6 45 - İBRAHİM HALİL ÇİÇEK
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / B 8 7 5.67 5 5 3.33 3 7 0.67 6 4 4.67 6 9 3.00 9 6 7.00 37.00 38.00 24.33 235.905 1544 6 6 4 2

7 159 - SERHAT YILDIZ
Uluşar Bolu İlkokulu 5 / A 10 5 8.33 5 5 3.33 0 2 -0.67 2 8 -0.67 8 6 6.00 6 9 3.00 31.00 35.00 19.33 235.829 1556 7 7 3 3

8 35 - NESRİN UÇAR
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / A 10 5 8.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 8 7 5.67 5 10 1.67 31.00 44.00 16.33 220.648 1723 8 8 5 2

9 212 - ZEYNEP TUNÇ
Uluşar Bolu İlkokulu 5 / A 8 7 5.67 4 6 2.00 5 5 3.33 8 2 7.33 4 11 0.33 8 7 5.67 37.00 38.00 24.33 213.029 1800 9 9 4 4

10 0 - V*E OT*S** A
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / A 9 6 7.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 3 12 -1.00 10 5 8.33 30.00 45.00 15.00 210.457 1840 10 10 6 3

11 103 - UMUT TAŞ
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / C 10 5 8.33 0 0 0.00 2 3 1.00 1 0 1.00 6 4 4.67 1 1 0.67 20.00 13.00 15.67 207.962 1864 11 11 7 2

12 53 - CANPOLAT ÇELİK
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / B 7 1 6.67 2 1 1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 5 1 4.67 2 2 1.33 16.00 5.00 14.33 199.714 1975 12 12 8 3

13 36 - RABİA ELGENÇ
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / C 8 7 5.67 5 5 3.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 5 10 1.67 6 9 3.00 32.00 43.00 17.67 192.743 2056 13 13 9 3

14 12 - ELA BOS
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / A 7 8 4.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 11 0.33 8 7 5.67 29.00 46.00 13.67 185.048 2192 14 14 10 4

15 2 - EMRULLAH ÇELİK
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / C 8 7 5.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 6 5.00 1 2 0.33 16.00 15.00 11.00 183.810 2207 15 15 11 4

16 38 - POLA THASAR
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / A 7 8 4.33 1 9 -2.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 8 7 5.67 4 11 0.33 28.00 47.00 12.33 182.514 2230 16 16 12 5

17 0 - Z A Mİ AR
Uluşar Bolu İlkokulu 5 / A 6 8 3.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 1 4 -0.33 7 8 4.33 6 9 3.00 24.00 45.00 9.00 178.057 2304 17 17 5 5

18 35 - ABDULCELİL KARGEL
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / C 6 9 3.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 3 12 -1.00 9 6 7.00 28.00 47.00 12.33 174.914 2352 18 18 13 5

19 88 - MELEK ŞENER
Uluşar Bolu İlkokulu 5 / A 7 8 4.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 6 9 3.00 6 8 3.33 24.00 50.00 7.33 174.857 2367 19 19 6 6

20 0 - SERVAN TAŞ
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / A 8 7 5.67 4 6 2.00 3 7 0.67 6 4 4.67 3 12 -1.00 6 9 3.00 30.00 45.00 15.00 172.419 2391 20 20 14 6

21 55 - CİVAN KAYA
Uluşar Bolu İlkokulu 5 / A 6 9 3.00 4 6 2.00 5 5 3.33 4 6 2.00 5 10 1.67 6 9 3.00 30.00 45.00 15.00 172.400 2394 21 21 7 7

22 82 - HİRANUR SOLMAZ
Uluşar Bolu İlkokulu 5 / A 7 8 4.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 11 0.33 6 8 3.33 29.00 45.00 14.00 172.305 2418 22 22 8 8

23 203 - YUSUF EMRE BİLİCİ
Uluşar Bolu İlkokulu 5 / A 6 9 3.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 11 0.33 8 7 5.67 25.00 50.00 8.33 167.295 2489 23 23 9 9

24 32 - MİHRİBAN HAKAN
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / B 6 9 3.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 5 10 1.67 6 9 3.00 27.00 48.00 11.00 164.781 2523 24 24 15 4

25 44 - ASMİN SOLMAZ
Uluşar Bolu İlkokulu 5 / A 8 7 5.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 5 10 1.67 3 12 -1.00 26.00 49.00 9.67 154.667 2676 25 25 10 10

26 51 - BERFİN ANĞAZ
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / C 5 10 1.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 6 9 3.00 6 9 3.00 23.00 52.00 5.67 154.610 2682 26 26 16 6

27 85 - MEHMET ALİ HASAR
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / A 5 10 1.67 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 10 1.67 6 9 3.00 24.00 51.00 7.00 149.581 2754 27 27 17 7

28 43 - TOPRAK ÖZTÜRK
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / A 3 12 -1.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 5 3.33 5 10 1.67 7 8 4.33 26.00 49.00 9.67 146.971 2809 28 28 18 8

29 52 - YUSUF ÇİFTÇİ
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / B 4 11 0.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 5 5 3.33 7 8 4.33 4 11 0.33 25.00 50.00 8.33 144.362 2860 29 29 19 5

30 15 - HİRANUR ÖZTÜRK
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / B 7 8 4.33 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 12 -1.00 5 10 1.67 24.00 51.00 7.00 141.924 2883 30 30 20 6

31 60 - ECE KAYA
Uluşar Bolu İlkokulu 5 / A 8 7 5.67 2 8 -0.67 3 6 1.00 3 7 0.67 3 12 -1.00 4 11 0.33 23.00 51.00 6.00 140.000 2914 31 31 11 11

32 75 - ÖZLEM BİNGÖL
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / A 7 7 4.67 0 10 -3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 10 -0.33 5 10 1.67 20.00 52.00 2.67 139.448 2921 32 32 21 9

33 173 - FURKAN HASAR
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / B 5 10 1.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 9 1.00 5 10 1.67 23.00 50.00 6.33 136.895 2991 33 33 22 7

34 47 - HÜMEYRA BULKAN
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / C 7 8 4.33 2 3 1.00 0 3 -1.00 1 3 0.00 0 5 -1.67 5 9 2.00 15.00 31.00 4.67 135.505 3012 34 34 23 7

35 0 - E* İ İL İCİ R
Uluşar Bolu İlkokulu 5 / A 5 10 1.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 9 3.00 4 11 0.33 21.00 54.00 3.00 134.286 3036 35 35 12 12

36 89 - ELİFNUR GÖZEL
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / C 7 8 4.33 4 6 2.00 4 6 2.00 5 5 3.33 3 12 -1.00 3 12 -1.00 26.00 49.00 9.67 131.714 3089 36 36 24 8

37 164 - SEZER SÜ EK
Uluşar Bolu İlkokulu 5 / A 5 10 1.67 2 8 -0.67 2 7 -0.33 2 8 -0.67 3 10 -0.33 6 9 3.00 20.00 52.00 2.67 129.886 3107 37 37 13 13

38 150 - OKTAYYTUNÇ
Uluşar Bolu İlkokulu 5 / A 4 8 1.33 0 10 -3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 11 0.33 6 9 3.00 19.00 53.00 1.33 129.162 3128 38 38 14 14

39 84 - HİVANUR SİCİ
Uluşar Bolu İlkokulu 5 / A 4 11 0.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 5 1.33 6 9 3.00 3 11 -0.67 23.00 49.00 6.67 127.867 3141 39 39 15 15

40 81 - HİRA *R ZOLMAZ
Uluşar Bolu İlkokulu 0 / 0 3 12 -1.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 8 7 5.67 3 12 -1.00 21.00 54.00 3.00 126.686 3150 40 40 16 1

41 104 - YUNUS ÖZEN
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / B 8 7 5.67 1 2 0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 14 -4.67 5 8 2.33 14.00 31.00 3.67 126.000 3170 41 41 25 8

42 0 - HİRANUR KAYA
Uluşar Bolu İlkokulu 5 / A 5 10 1.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 13 -2.33 7 8 4.33 20.00 55.00 1.67 124.152 3189 42 42 17 16

43 176 - *U S U
Uluşar Bolu İlkokulu 0 / B 7 6 5.00 0 0 0.00 2 6 0.00 1 7 -1.33 3 11 -0.67 3 12 -1.00 16.00 42.00 2.00 122.838 3212 43 43 18 1

44 37 - ROJİN ÇOB* Ö Z
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / C 8 7 5.67 2 7 -0.33 3 7 0.67 3 6 1.00 2 13 -2.33 3 12 -1.00 21.00 52.00 3.67 120.381 3267 44 44 26 9

45 251 - ERK N HASAR
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / B 4 5 2.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 0.33 0 0 0.00 5.00 7.00 2.67 120.267 3272 45 45 27 9

46 56 - SÜMEYYA AL
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / C 7 8 4.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 2 13 -2.33 4 11 0.33 21.00 54.00 3.00 119.029 3293 46 46 28 10

47 59 - CELİL DEMİR
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / A 4 11 0.33 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 12 -1.00 5 9 2.00 23.00 51.00 6.00 119.029 3293 46 46 28 10

48 4 - ARDA KÖKHAN
Uluşar Bolu İlkokulu 5 / A 4 11 0.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 10 0.67 5 10 1.67 18.00 56.00 -0.67 113.981 3349 48 48 19 17

49 71 - HARİKA BELET
Uluşar Bolu İlkokulu 5 / B 4 11 0.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 13 -2.33 7 8 4.33 18.00 57.00 -1.00 111.390 3391 49 49 20 1



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Van MURADİYE 5.SINIF GÜÇ.KURUMSAL DENEME -2 3900 78 78

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.14 6.18 6.08 3.97 4.88 2.34 4.00 4.33 2.55 4.31 3.70 3.08 5.32 7.31 2.89 7.10 6.87 4.81 32.84 33.26 21.75 220.183
İlçe Ortalaması 5.51 8.73 2.60 2.15 6.55 -0.03 2.49 6.24 0.41 2.73 5.65 0.85 3.74 9.83 0.47 4.83 8.81 1.90 6.19 45.82 6.19 140.158

50 64 - ERDEM EREN BİLİCİ
Uluşar Bolu İlkokulu 5 / A 5 10 1.67 4 4 2.67 2 8 -0.67 1 4 -0.33 3 12 -1.00 4 11 0.33 19.00 49.00 2.67 110.800 3398 50 50 21 18

51 57 - ÖNDER KIZILKAYA
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / C 4 11 0.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 1 14 -3.67 8 7 5.67 17.00 58.00 -2.33 108.857 3430 51 51 30 11

52 113 - YUSUF GÖZEL
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / B 5 10 1.67 2 7 -0.33 2 8 -0.67 2 4 0.67 4 11 0.33 3 12 -1.00 18.00 52.00 0.67 106.990 3447 52 52 31 10

53 38 - FURKAN SOLMAZ
Uluşar Bolu İlkokulu 5 / A 3 12 -1.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 4 11 0.33 4 11 0.33 21.00 54.00 3.00 103.771 3506 53 53 22 19

54 39 - ZEYNEP KARAKUŞ
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / C 3 11 -0.67 0 8 -2.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 4 9 1.00 5 10 1.67 14.00 56.00 -4.67 102.533 3524 54 54 32 12

55 73 - NURULAH ÇELİK
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / A 5 10 1.67 2 7 -0.33 3 7 0.67 4 6 2.00 3 12 -1.00 3 12 -1.00 20.00 54.00 2.00 101.943 3527 55 55 33 11

56 60 - EFECAN ÖZTÜRK
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / A 5 10 1.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 5 5 3.33 1 14 -3.67 5 10 1.67 20.00 55.00 1.67 101.295 3531 56 56 34 12

57 86 - MEHMET EREN YILDIRIM
Uluşar Bolu İlkokulu 0 / 0 5 10 1.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 12 -1.00 4 11 0.33 17.00 58.00 -2.33 101.257 3540 57 57 23 2

58 0 - **E Ü L
Uluşar Bolu İlkokulu 5 / A* 2 5 0.33 2 1 1.67 0 3 -1.00 2 4 0.67 2 6 0.00 1 5 -0.67 9.00 24.00 1.00 99.962 3559 58 58 24 1

59 18 - GÜNEY ÇİÇEK
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / A 4 11 0.33 0 10 -3.33 1 9 -2.00 6 4 4.67 2 13 -2.33 5 9 2.00 18.00 56.00 -0.67 98.743 3568 59 59 35 13

60 61 - MELİKE GÖZEL
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / C 2 12 -2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 5 3.33 3 12 -1.00 5 10 1.67 21.00 53.00 3.33 98.743 3568 59 59 35 13

61 14 - BEDİRHAN KURT
Uluşar Bolu İlkokulu 5 / B 1 14 -3.67 5 5 3.33 4 6 2.00 5 5 3.33 3 11 -0.67 5 10 1.67 23.00 51.00 6.00 96.152 3615 61 61 25 2

62 38 - SUDENUR GÖZEL
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / C 3 12 -1.00 0 9 -3.00 0 10 -3.33 1 7 -1.33 4 10 0.67 5 10 1.67 13.00 58.00 -6.33 95.619 3619 62 62 37 14

63 48 - MEDİNE AL A
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / B 0 5 -1.67 0 1 -0.33 1 1 0.67 0 1 -0.33 1 0 1.00 0 0 0.00 2.00 8.00 -0.67 94.914 3625 63 63 38 11

64 42 - FERİT BİNGÖL
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / C 5 10 1.67 1 9 -2.00 0 10 -3.33 1 9 -2.00 3 12 -1.00 4 11 0.33 14.00 61.00 -6.33 93.657 3636 64 64 39 15

65 152 - KUKEN AYGÜN
Uluşar Bolu İlkokulu 5 / B 3 12 -1.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 5 5 3.33 2 11 -1.67 4 9 1.00 19.00 52.00 1.67 93.619 3640 65 65 26 3

66 67 - FİLİZ SOLMAZ
Uluşar Bolu İlkokulu 5 / A 3 9 0.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 5 4 3.67 1 7 -1.33 3 11 -0.67 17.00 46.00 1.67 91.752 3647 66 66 27 20

67 58 - FATMA TÜZEHRA ÇELİK
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / C 4 11 0.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 13 -2.33 4 11 0.33 17.00 58.00 -2.33 86.019 3713 67 67 40 16

68 126 - MUSTAFA YILDIR M
Uluşar Bolu İlkokulu 5 / B 3 12 -1.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 4 5 2.33 4 11 0.33 3 12 -1.00 16.00 58.00 -3.33 84.095 3723 68 68 28 4

69 174 - YUNUS EMRE BELET
Uluşar Bolu İlkokulu 0 / B 4 11 0.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 12 -1.00 3 12 -1.00 16.00 59.00 -3.67 83.448 3731 69 69 29 2

70 32 - ENES GÜNDÜZ
Uluşar Bolu İlkokulu 5 / B 2 13 -2.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 11 0.33 3 10 -0.33 15.00 58.00 -4.33 78.438 3763 70 70 30 5

71 9 - ESMANUR ERGENÇ
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / B 4 11 0.33 0 10 -3.33 2 8 -0.67 0 10 -3.33 2 13 -2.33 4 11 0.33 12.00 63.00 -9.00 73.314 3803 71 71 41 12

72 0 - HAVV* U R
Uluşar Bolu İlkokulu 0 / B 2 7 -0.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 0 9 -3.00 0 0 0.00 2 11 -1.67 6.00 45.00 -9.00 71.429 3812 72 72 31 3

73 90 - MUHUMMET YASİN ÇELİK
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / A 2 13 -2.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 12 -1.00 3 12 -1.00 17.00 58.00 -2.33 70.800 3818 73 73 42 14

74 10 - BERFİN KARAKUŞ
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / B 4 11 0.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 5 2.33 3 12 -1.00 1 14 -3.67 16.00 58.00 -3.33 68.838 3825 74 74 43 13

75 55 - ELİF KARAKOÇ
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / C 2 13 -2.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 1 11 -2.67 4 11 0.33 16.00 56.00 -2.67 68.229 3835 75 75 44 17

76 30 - ESMA KARAKUŞ
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / C 4 11 0.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 6 0.00 0 15 -5.00 4 11 0.33 15.00 58.00 -4.33 66.933 3841 76 76 45 18

77 0 - ÖZ*ÜR KURT
Uluşar Bolu İlkokulu 5 / A 0 9 -3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 7 -2.33 0 0 0.00 0.00 16.00 -5.33 59.390 3872 77 77 32 21

78 459 - CANN ERGENÇ
BEYDAĞI ORTAOKULU 5 / A 2 12 -2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 5 2.33 0 14 -4.67 4 10 0.67 15.00 56.00 -3.67 58.724 3875 78 78 46 15


