
ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlÇE - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Van MURADİYE 8.SINIF GÜÇ.KURUMSAL DENEME -4 24782 1054 94

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 9.25 8.53 6.40 4.91 4.10 3.54 5.98 3.08 4.96 4.60 2.92 3.62 5.63 6.81 3.36 10.08 7.80 7.48 40.45 33.23 29.37 220.167
İlçe Ortalaması 5.11 9.29 2.01 2.98 4.53 1.47 4.06 3.71 2.83 2.36 2.66 1.48 3.59 8.18 0.86 6.11 9.05 3.09 11.73 37.43 11.73 143.851

1 713 - BAĞRIM EREN KAYA
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / B 15 4 13.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 0 9.00 17 3 16.00 18 2 17.33 77.00 11.00 73.34 417.541 1162 1 1 1 1

2 330 - GÜLFİDAN ARSLANER
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / B 15 4 13.67 4 5 2.33 10 0 10.00 8 1 7.67 11 2 10.33 18 2 17.33 66.00 14.00 61.33 374.548 2527 2 2 2 2

3 390 - SAMİ UÇAR
BEYDAĞI ORTAOKULU 8 / A 13 4 11.67 6 4 4.67 9 1 8.67 6 3 5.00 4 6 2.00 11 9 8.00 49.00 27.00 40.01 255.585 8152 14 3 1 1

4 352 - FERHAT HASAR
BEYDAĞI ORTAOKULU 8 / A 8 11 4.33 5 5 3.33 4 5 2.33 10 0 10.00 10 5 8.33 12 8 9.33 49.00 34.00 37.65 253.511 8301 15 4 2 2

5 354 - HAYRULLAH KARAGÜLLE
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / B 13 6 11.00 7 3 6.00 10 0 10.00 4 1 3.67 4 13 -0.33 11 9 8.00 49.00 32.00 38.34 239.778 9190 22 5 3 3

6 411 - ZİLAN DÖĞER
BEYDAĞI ORTAOKULU 8 / A 5 7 2.67 8 2 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 2 7 -0.33 16 4 14.67 49.00 22.00 41.67 237.333 9350 23 6 3 3

7 380 - NUH ÖZTÜRK
BEYDAĞI ORTAOKULU 8 / A 9 3 8.00 0 0 0.00 8 0 8.00 7 0 7.00 0 1 -0.33 12 5 10.33 36.00 9.00 33.00 228.889 9954 31 7 4 4

8 365 - HEVALBERİTAN HASAR
BEYDAĞI ORTAOKULU 8 / A 8 8 5.33 5 5 3.33 6 3 5.00 9 1 8.67 6 5 4.33 10 8 7.33 44.00 30.00 33.99 225.867 10181 32 8 5 5

9 399 - YASEMİN HASAR
BEYDAĞI ORTAOKULU 8 / A 7 7 4.67 5 3 4.00 7 3 6.00 7 1 6.67 5 6 3.00 11 6 9.00 42.00 26.00 33.34 223.481 10316 34 9 6 6

10 109 - BERFİN KARA
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / B 7 13 2.67 8 2 7.33 6 4 4.67 7 3 6.00 6 10 2.67 12 8 9.33 46.00 40.00 32.67 213.600 11092 47 10 4 4

11 408 - ZEYNEP DÖĞER
BEYDAĞI ORTAOKULU 8 / A 8 5 6.33 7 2 6.33 9 1 8.67 7 1 6.67 1 6 -1.00 11 9 8.00 43.00 24.00 35.00 211.096 11296 49 11 7 7

12 76 - MUSTAFA DEMİRKOL
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / A 10 7 7.67 8 2 7.33 6 4 4.67 2 2 1.33 4 8 1.33 9 10 5.67 39.00 33.00 28.00 206.681 11613 54 12 5 1

13 77 - BİRKAN BZ KURT
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / A 12 3 11.00 5 3 4.00 3 4 1.67 0 0 0.00 4 5 2.33 5 8 2.33 29.00 23.00 21.33 201.200 12078 72 13 6 2

14 123 - DELAL KARAGÜLLE
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / A 9 9 6.00 2 6 0.00 5 4 3.67 6 2 5.33 7 9 4.00 7 11 3.33 36.00 41.00 22.33 192.326 12895 87 14 7 3

15 525 - VEDAT TOKTAY
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / D 6 6 4.00 4 3 3.00 7 2 6.33 0 1 -0.33 3 5 1.33 9 3 8.00 29.00 20.00 22.33 192.326 12895 87 14 7 1

16 407 - ZERİN ERGENÇ
BEYDAĞI ORTAOKULU 8 / A 5 7 2.67 6 4 4.67 6 3 5.00 5 4 3.67 4 7 1.67 10 7 7.67 36.00 32.00 25.35 190.933 13019 94 16 8 8

17 331 - BERFİN ERGENÇ
BEYDAĞI ORTAOKULU 8 / A 2 3 1.00 7 2 6.33 8 2 7.33 7 2 6.33 2 2 1.33 10 6 8.00 36.00 17.00 30.32 190.830 13050 95 17 9 9

18 401 - YASİN KARGEL
BEYDAĞI ORTAOKULU 8 / A 3 6 1.00 5 3 4.00 5 3 4.00 6 3 5.00 6 8 3.33 9 4 7.67 34.00 27.00 25.00 190.370 13073 96 18 10 10

19 315 - GAMZE ÇİFTÇİ
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / A 6 9 3.00 6 4 4.67 8 2 7.33 4 4 2.67 4 7 1.67 10 10 6.67 38.00 36.00 26.01 188.933 13188 100 19 9 4

20 370 - MELEK SARIKAYA
BEYDAĞI ORTAOKULU 8 / A 7 5 5.33 6 3 5.00 10 0 10.00 6 2 5.33 2 5 0.33 7 9 4.00 38.00 24.00 29.99 187.363 13374 113 20 11 11

21 529 - YAĞMUR ADIYAN
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / B 8 11 4.33 6 4 4.67 7 3 6.00 1 7 -1.33 7 12 3.00 8 12 4.00 37.00 49.00 20.67 180.978 13979 131 21 10 5

22 440 - ORHAN ARSLANER
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / D 7 6 5.00 2 3 1.00 2 5 0.33 1 3 0.00 7 5 5.33 6 10 2.67 25.00 32.00 14.33 179.007 14192 137 22 11 2

23 117 - CİVAN ÖZAYTAN
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / B 8 8 5.33 4 5 2.33 4 4 2.67 1 6 -1.00 4 4 2.67 6 8 3.33 27.00 35.00 15.33 173.067 14783 159 23 12 6

24 453 - ÖZER ÖZAYTAN
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / B 4 3 3.00 2 2 1.33 4 3 3.00 2 0 2.00 1 2 0.33 9 6 7.00 22.00 16.00 16.66 170.593 15019 169 24 13 7

25 35 - AZAT ÇİFTÇİ
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / B 4 9 1.00 2 7 -0.33 6 3 5.00 7 1 6.67 3 5 1.33 10 10 6.67 32.00 35.00 20.34 170.133 15052 170 25 14 8

26 504 - SEVDA TÜRKOĞLU
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / D 6 11 2.33 2 5 0.33 5 5 3.33 0 0 0.00 7 10 3.67 8 11 4.33 28.00 42.00 13.99 166.637 15441 181 26 15 3

27 476 - ROJAT UCA
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / D 4 11 0.33 1 3 0.00 6 3 5.00 1 1 0.67 3 9 0.00 11 5 9.33 26.00 32.00 15.33 165.644 15560 184 27 16 4

28 519 - TUĞBA TÜRKOĞLU
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / D 5 11 1.33 2 2 1.33 6 4 4.67 0 0 0.00 5 7 2.67 8 9 5.00 26.00 33.00 15.00 162.222 15910 199 28 17 5

29 480 - ROJDA ALMAÇ
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / D 7 10 3.67 5 5 3.33 5 3 4.00 0 0 0.00 3 10 -0.33 7 6 5.00 27.00 34.00 15.67 160.281 16097 209 29 18 6

30 221 - EMRULLAH ÖNEL
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / B 5 12 1.00 6 4 4.67 4 5 2.33 2 5 0.33 5 9 2.00 8 8 5.33 30.00 43.00 15.66 160.222 16143 212 30 19 9

31 353 - HARUN SAYİN
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / A 4 11 0.33 4 4 2.67 7 2 6.33 1 1 0.67 4 5 2.33 8 9 5.00 28.00 32.00 17.33 159.719 16205 216 31 20 5

32 211 - EMİNE ALMAÇ
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / A 5 13 0.67 6 4 4.67 3 4 1.67 0 1 -0.33 6 8 3.33 8 11 4.33 28.00 41.00 14.34 158.267 16354 225 32 21 6

33 403 - YUSUF İSLAM ÇİÇEK
BEYDAĞI ORTAOKULU 8 / B 6 6 4.00 2 6 0.00 3 5 1.33 1 5 -0.67 6 8 3.33 4 6 2.00 22.00 36.00 9.99 156.267 16601 242 33 12 1

34 503 - SEVDA KARAGÜLLE C
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / D 8 4 6.67 2 0 2.00 2 3 1.00 0 1 -0.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 18.00 22.00 10.67 151.363 17099 261 34 22 7

35 175 - EFECAN C* BÜTLE
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / B 4 9 1.00 5 2 4.33 5 2 4.33 1 1 0.67 1 7 -1.33 8 5 6.33 24.00 26.00 15.33 149.378 17305 271 35 23 10

36 362 - HAVVANUR ÇELİK
BEYDAĞI ORTAOKULU 8 / C 6 10 2.67 3 4 1.67 2 3 1.00 2 4 0.67 3 6 1.00 6 8 3.33 22.00 35.00 10.34 146.430 17631 285 36 13 1

37 330 - BATUHAN HASAR
BEYDAĞI ORTAOKULU 8 / B 6 8 3.33 3 5 1.33 3 4 1.67 0 0 0.00 4 10 0.67 5 7 2.67 21.00 34.00 9.67 143.970 17916 300 37 14 2

38 364 - İREM İNCİ
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / B 8 10 4.67 2 3 1.00 7 3 6.00 7 2 6.33 3 13 -1.33 5 14 0.33 32.00 45.00 17.00 141.496 18201 317 38 24 11

39 482 - SAMET TÜRKOĞLU
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / D 6 13 1.67 7 3 6.00 3 2 2.33 0 0 0.00 4 12 0.00 6 9 3.00 26.00 39.00 13.00 140.015 18399 335 39 25 8

40 394 - SÜMEYYE ÇELİK
BEYDAĞI ORTAOKULU 8 / C 4 12 0.00 4 5 2.33 3 7 0.67 4 3 3.00 4 10 0.67 7 9 4.00 26.00 46.00 10.67 136.563 18741 355 40 15 2

41 376 - MUHAMMED BOS
BEYDAĞI ORTAOKULU 8 / A 2 7 -0.33 1 6 -1.00 5 4 3.67 3 1 2.67 1 1 0.67 7 8 4.33 19.00 27.00 10.01 135.585 18837 365 41 16 12

42 326 - BARAN ELGENÇ
BEYDAĞI ORTAOKULU 8 / B 5 5 3.33 0 5 -1.67 1 4 -0.33 0 2 -0.67 1 3 0.00 5 6 3.00 12.00 25.00 3.66 133.556 19082 386 42 17 3

43 248 - EREN TÜZÜN
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / C 4 4 2.67 0 0 0.00 6 2 5.33 1 0 1.00 1 8 -1.67 4 4 2.67 16.00 18.00 10.00 131.126 19343 408 43 26 1

44 511 - SİNAN ARSLANER
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / D 4 11 0.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 3 4.00 5 10 1.67 6 13 1.67 26.00 51.00 9.00 129.644 19526 426 44 27 9

45 349 - AHMET CAN ÖZTÜRK
BEYDAĞI ORTAOKULU 8 / A 2 9 -1.00 4 5 2.33 5 4 3.67 3 5 1.33 2 7 -0.33 7 8 4.33 23.00 38.00 10.33 128.637 19658 437 45 18 13

46 543 - ZELİHA ATLI
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / D 4 11 0.33 2 4 0.67 2 7 -0.33 1 3 0.00 2 5 0.33 6 6 4.00 17.00 36.00 5.00 128.119 19731 446 46 28 10

47 205 - ELİF ÖZAYTAN
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / A 9 9 6.00 1 7 -1.33 2 6 0.00 5 4 3.67 1 14 -3.67 6 14 1.33 24.00 54.00 6.00 125.156 20058 475 47 29 7

48 394 - MUHAMMEDCAN KOCAMAN
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / C 5 6 3.00 1 4 -0.33 2 3 1.00 0 1 -0.33 5 9 2.00 3 12 -1.00 16.00 35.00 4.34 124.207 20183 488 48 30 2

49 514 - TAHİR GENÇER
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / B 7 10 3.67 0 9 -3.00 3 5 1.33 2 5 0.33 3 11 -0.67 5 12 1.00 20.00 52.00 2.66 121.719 20475 519 49 31 12



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Van MURADİYE 8.SINIF GÜÇ.KURUMSAL DENEME -4 24782 1054 94

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 9.25 8.53 6.40 4.91 4.10 3.54 5.98 3.08 4.96 4.60 2.92 3.62 5.63 6.81 3.36 10.08 7.80 7.48 40.45 33.23 29.37 220.167
İlçe Ortalaması 5.11 9.29 2.01 2.98 4.53 1.47 4.06 3.71 2.83 2.36 2.66 1.48 3.59 8.18 0.86 6.11 9.05 3.09 11.73 37.43 11.73 143.851

50 523 - VEDATÇANBÜTLE
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / D 4 16 -1.33 3 4 1.67 2 3 1.00 1 0 1.00 5 3 4.00 2 6 0.00 17.00 32.00 6.34 121.259 20502 521 50 32 11

51 355 - GAMZEELGENÇ
BEYDAĞI ORTAOKULU 8 / B 6 14 1.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 7 13 2.67 24.00 66.00 2.00 120.741 20589 533 51 19 4

52 420 - NUH TOKTAY
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / C 4 10 0.67 1 5 -0.67 0 4 -1.33 3 2 2.33 4 9 1.00 4 7 1.67 16.00 37.00 3.67 120.281 20655 540 52 33 3

53 442 - Ö M E R Ö Z A Y T A N
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / C 2 5 0.33 1 6 -1.00 3 3 2.00 3 3 2.00 3 4 1.67 3 7 0.67 15.00 28.00 5.67 120.267 20660 541 53 34 4

54 137 - MUHAMED HABİP TANTAŞ
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / B 4 9 1.00 2 6 0.00 2 6 0.00 1 5 -0.67 3 11 -0.67 6 9 3.00 18.00 46.00 2.66 118.741 20852 567 54 35 13

55 365 - İREMSU ARVAS
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / B 6 13 1.67 1 9 -2.00 3 6 1.00 2 8 -0.67 6 13 1.67 5 15 0.00 23.00 64.00 1.67 117.319 20946 575 55 36 14

56 375 - MUHAMMED AL
BEYDAĞI ORTAOKULU 8 / B 3 12 -1.00 5 3 4.00 2 7 -0.33 5 4 3.67 4 10 0.67 4 8 1.33 23.00 44.00 8.34 116.800 21015 583 56 20 5

57 114 - CİHAN SUBAŞI
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / B 4 14 -0.67 2 6 0.00 1 2 0.33 0 0 0.00 4 16 -1.33 8 10 4.67 19.00 48.00 3.00 116.311 21079 592 57 37 15

58 540 - YUSUF TURGUL
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / D 3 11 -0.67 3 5 1.33 7 1 6.67 0 0 0.00 3 7 0.67 4 10 0.67 20.00 34.00 8.67 115.822 21103 594 58 38 12

59 393 - SONGÜL ÇELİK
BEYDAĞI ORTAOKULU 8 / C 6 12 2.00 2 7 -0.33 0 3 -1.00 0 6 -2.00 5 9 2.00 3 11 -0.67 16.00 48.00 0.00 114.800 21234 607 59 21 3

60 186 - BERRR YARL
BEYDAĞI ORTAOKULU 8 / C 2 9 -1.00 1 5 -0.67 4 3 3.00 2 3 1.00 2 1 1.67 4 10 0.67 15.00 31.00 4.67 112.874 21383 621 60 22 4

61 0 - KADER TOKTAY
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / C 4 12 0.00 1 8 -1.67 2 7 -0.33 0 0 0.00 4 8 1.33 5 11 1.33 16.00 46.00 0.66 112.800 21475 630 61 39 5

62 52100 - UMUT ALMAÇ
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / D 4 10 0.67 2 5 0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 5 10 1.67 3 10 -0.33 14.00 35.00 2.34 112.400 21490 634 62 40 13

63 544 - ZEYNEP ÇİF Çİ
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / B 6 8 3.33 0 6 -2.00 3 4 1.67 3 4 1.67 3 10 -0.33 2 10 -1.33 17.00 42.00 3.01 111.881 21526 636 63 41 16

64 515 - TAYFUN ARSLANER
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / D 6 14 1.33 0 10 -3.33 0 10 -3.33 0 0 0.00 6 11 2.33 5 15 0.00 17.00 60.00 -3.00 111.822 21561 642 64 42 14

65 147 - EMEL ÇİFTÇİ
BEYDAĞI ORTAOKULU 8 / C 3 8 0.33 3 3 2.00 2 6 0.00 1 5 -0.67 2 0 2.00 2 9 -1.00 13.00 31.00 2.66 109.852 21731 663 65 23 5

66 379 - NACİTAYGANER
BEYDAĞI ORTAOKULU 8 / B 3 8 0.33 1 3 0.00 0 4 -1.33 0 2 -0.67 4 4 2.67 1 7 -1.33 9.00 28.00 -0.33 106.933 21995 694 66 24 6

67 43 - BARAN CAN KOCMAN
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / C 6 11 2.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 6 -1.00 4 7 1.67 2 14 -2.67 18.00 53.00 0.33 106.400 22099 703 67 43 6

68 513 - SİNEM ERKEKER
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / B 4 16 -1.33 0 10 -3.33 4 5 2.33 1 8 -1.67 5 14 0.33 7 13 2.67 21.00 66.00 -1.00 105.941 22118 704 68 44 17

69 402 - YUNUSEMREERGENÇ
BEYDAĞI ORTAOKULU 8 / C 0 9 -3.00 1 6 -1.00 6 2 5.33 1 1 0.67 3 8 0.33 5 8 2.33 16.00 34.00 4.66 105.393 22166 707 69 25 6

70 652 - SİBEL TÜRKOĞLU
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / A 4 8 1.33 4 4 2.67 2 4 0.67 1 7 -1.33 1 11 -2.67 5 10 1.67 17.00 44.00 2.34 104.933 22209 715 70 45 8

71 413 - EM * GÖZEL
BEYDAĞI ORTAOKULU 8 / B 2 8 -0.67 2 3 1.00 0 5 -1.67 0 5 -1.67 2 5 0.33 4 7 1.67 10.00 33.00 -1.01 104.415 22274 721 71 26 7

72 0 - ME YEM TOLON
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / C 5 9 2.00 4 3 3.00 2 4 0.67 0 0 0.00 1 12 -3.00 3 7 0.67 15.00 35.00 3.34 103.481 22321 726 72 46 7

73 44 - BARAN KARA* LLE
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / A 2 11 -1.67 4 4 2.67 5 4 3.67 0 0 0.00 0 9 -3.00 7 10 3.67 18.00 38.00 5.34 103.467 22328 730 73 47 9

74 1 - CEYLAN TAHAN
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 0 / 0 5 7 2.67 2 5 0.33 3 3 2.00 0 6 -2.00 2 11 -1.67 4 14 -0.67 16.00 46.00 0.66 102.444 22461 747 74 48 1

75 350 - HARUNAKAR
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / C 5 6 3.00 1 3 0.00 4 3 3.00 1 0 1.00 0 11 -3.67 3 10 -0.33 14.00 33.00 3.00 100.000 22667 774 75 49 8

76 251 - ESAT DEMİRKOL
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / C 5 7 2.67 2 5 0.33 3 6 1.00 0 0 0.00 3 12 -1.00 2 13 -2.33 15.00 43.00 0.67 98.059 22863 799 76 50 9

77 340 - EDANUR Çİ ÇEK
BEYDAĞI ORTAOKULU 8 / A 3 10 -0.33 2 5 0.33 3 4 1.67 3 7 0.67 2 9 -1.00 3 8 0.33 16.00 43.00 1.67 98.030 22868 800 77 27 14

78 89 - CANER SEÇİLMİŞ
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / A 3 14 -1.67 6 4 4.67 7 3 6.00 2 6 0.00 5 13 0.67 3 15 -2.00 26.00 55.00 7.67 98.030 22868 800 77 51 10

79 382 - ÖMER ERGENÇ
BEYDAĞI ORTAOKULU 8 / C 5 11 1.33 3 6 1.00 2 3 1.00 2 6 0.00 2 9 -1.00 2 10 -1.33 16.00 45.00 1.00 97.037 22953 817 79 28 7

80 550 - ZİLAN ALMAÇ
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / D 2 11 -1.67 0 6 -2.00 3 4 1.67 0 1 -0.33 5 9 2.00 3 11 -0.67 13.00 42.00 -1.00 97.007 22986 822 80 52 15

81 400 - MUHAMMED ÖZAYTAN
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / C 0 8 -2.67 0 0 0.00 4 4 2.67 0 0 0.00 1 0 1.00 3 8 0.33 8.00 20.00 1.33 96.015 23051 827 81 53 10

82 395 - MUHMMED FURKN ALMAÇ
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / C 3 10 -0.33 1 5 -0.67 4 2 3.33 2 4 0.67 3 13 -1.33 3 10 -0.33 16.00 44.00 1.34 93.141 23238 846 82 54 11

83 374 - MUHAAMMER TAŞ
BEYDAĞI ORTAOKULU 8 / C 3 10 -0.33 0 4 -1.33 4 2 3.33 0 3 -1.00 1 4 -0.33 1 6 -1.00 9.00 29.00 -0.66 91.644 23342 861 83 29 8

84 368 - KÜBRA ÇAYMAK
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / C 3 12 -1.00 1 8 -1.67 6 3 5.00 0 0 0.00 0 11 -3.67 6 11 2.33 16.00 45.00 0.99 91.067 23441 874 84 55 12

85 0 - OĞU TOKTAY
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / B 4 10 0.67 3 6 1.00 3 5 1.33 2 0 2.00 1 10 -2.33 3 12 -1.00 16.00 43.00 1.67 90.652 23453 877 85 56 18

86 368 - MEDİN KARAKUŞ
BEYDAĞI ORTAOKULU 8 / B 2 8 -0.67 3 5 1.33 4 5 2.33 2 7 -0.33 0 13 -4.33 5 8 2.33 16.00 46.00 0.66 89.111 23561 890 86 30 8

87 542 - YUSUF TÜZÜN
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / D 5 13 0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 0 3 -1.00 2 9 -1.00 3 11 -0.67 13.00 53.00 -4.67 88.637 23596 894 87 57 16

88 372 - MERVE ÇİÇEK
BEYDAĞI ORTAOKULU 8 / B 1 11 -2.67 6 4 4.67 1 8 -1.67 3 6 1.00 3 10 -0.33 2 8 -0.67 16.00 47.00 0.33 84.178 23838 932 88 31 9

89 79 - CANER KARAGÜLLE
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / A 5 12 1.00 1 6 -1.00 2 5 0.33 1 6 -1.00 5 14 0.33 2 17 -3.67 16.00 60.00 -4.01 83.659 23866 937 89 58 11

90 356 - HEVİNDAR TÜRKOĞLU
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / D 3 17 -2.67 1 4 -0.33 0 5 -1.67 4 6 2.00 3 12 -1.00 4 10 0.67 15.00 54.00 -3.00 82.222 23947 946 90 59 17

91 68 - BERKAN EĞEMEN
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / A 3 11 -0.67 0 2 -0.67 1 1 0.67 0 2 -0.67 3 16 -2.33 5 15 0.00 12.00 47.00 -3.67 81.230 23991 954 91 60 12

92 369 - LAMİA TOKTAY
Muradiye Akbulak Borsa İstanb 8 / C 2 13 -2.33 2 6 0.00 4 4 2.67 2 4 0.67 0 13 -4.33 5 9 2.00 15.00 49.00 -1.32 77.333 24156 984 92 61 13

93 6 - AYFER GENÇ R
BEYDAĞI ORTAOKULU 8 / B 0 15 -5.00 2 5 0.33 1 4 -0.33 0 2 -0.67 2 7 -0.33 3 6 1.00 8.00 39.00 -5.00 73.348 24310 1000 93 32 10

94 335 - DAVUT ŞİĞVAN
BEYDAĞI ORTAOKULU 8 / B 0 13 -4.33 2 5 0.33 3 3 2.00 2 6 0.00 3 10 -0.33 1 10 -2.33 11.00 47.00 -4.66 62.030 24613 1033 94 33 11


